
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ŞANLIURFA SİVEREK YUSUF SAMİ İMAM HATİP PROJE OKULUİHO 5 KABUL 246-70-1 100 100 100 665

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TEST

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERİngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 9,48 7 7 6,33 9 6 8,90 6 4 5,95 6 4 5,44 3 2 2,36 40 28 38,46 376,050

Okul Ortalaması 8 6 8,49 6 8 6,22 8 7 7,99 6 4 5,60 5 5 4,74 2 2 2,23 35 31 35,27 363,640

KATILIMLAR

1 0 NEVRA SENE AYAT  15 0 15,00 14 1 14,00 15 0 15,00 9 1 9,00 10 0 10,00 3 2 3,00 66 4 66,00 489,000 1 1 1 1 2
% 0,30

2 0 CENNET URAN  13 2 13,00 14 0 14,00 14 1 14,00 8 2 8,00 8 2 8,00 4 1 4,00 61 8 61,00 470,000 2 2 2 2 15
% 2,26

3 0 ELİF JİLDA BAŞARAN 4A 14 1 14,00 11 3 11,00 14 1 14,00 9 1 9,00 10 0 10,00 4 0 4,00 62 6 62,00 466,000 1 3 3 3 21
% 3,16

4 0 ZEYNEP ÇATALKAYA 4 13 2 13,00 14 1 14,00 14 1 14,00 9 1 9,00 6 4 6,00 3 2 3,00 59 11 59,00 466,000 1 3 3 3 21
% 3,16

5 0 YÜSRA HATİPOĞLU  13 2 13,00 10 4 10,00 14 1 14,00 9 1 9,00 6 4 6,00 5 0 5,00 57 12 57,00 450,000 3 5 5 5 44
% 6,62

6 0 AMİNE KIRMIZIGÖL 4I 13 2 13,00 10 4 10,00 13 2 13,00 6 4 6,00 8 2 8,00 5 0 5,00 55 14 55,00 443,000 1 6 6 6 60
% 9,02

7 739 ERVA KÜRKÇÜ 4E 12 3 12,00 13 1 13,00 11 4 11,00 7 3 7,00 7 3 7,00 4 1 4,00 54 15 54,00 441,000 1 7 7 7 66
% 9,92

8 0 HİRA NUR TAŞ  14 1 14,00 11 3 11,00 13 2 13,00 6 4 6,00 4 6 4,00 3 2 3,00 51 18 51,00 441,000 4 7 7 7 66
% 9,92

9 444 AYSİMA AKIN 4C 13 2 13,00 10 5 10,00 12 3 12,00 7 3 7,00 10 0 10,00 1 4 1,00 53 17 53,00 436,000 1 9 9 9 78
% 12

10 0 RABİA GÜL ÇETİN  11 4 11,00 12 3 12,00 11 4 11,00 8 2 8,00 9 1 9,00 3 2 3,00 54 16 54,00 435,000 5 10 10 10 83
% 12

11 1473 ELAKILIÇ 4A 12 3 12,00 9 6 9,00 13 2 13,00 8 2 8,00 7 3 7,00 4 1 4,00 53 17 53,00 433,000 2 11 11 11 89
% 13

12 0 ZEYNEP BAŞARAN  11 3 11,00 12 2 12,00 12 3 12,00 6 4 6,00 6 4 6,00 4 0 4,00 51 16 51,00 432,000 6 12 12 12 93
% 14

13 0 TUBA DEMİROĞLU  14 1 14,00 7 3 7,00 13 2 13,00 7 2 7,00 7 1 7,00 4 1 4,00 52 10 52,00 431,000 7 13 13 13 94
% 14

14 0 MİRAY ÇATALKAYA  13 1 13,00 11 3 11,00 11 3 11,00 8 1 8,00 6 3 6,00 1 2 1,00 50 13 50,00 430,000 8 14 14 14 97
% 15

15 0 BETÜL KUCAKLI  12 3 12,00 11 4 11,00 11 4 11,00 7 3 7,00 6 4 6,00 2 3 2,00 49 21 49,00 425,000 9 15 15 15 116
% 17

16 0 MERYEM ERSAN  11 4 11,00 9 6 9,00 13 2 13,00 8 2 8,00 4 6 4,00 5 0 5,00 50 20 50,00 424,000 10 16 16 16 119
% 18

17 0 RABİA DERVİŞOĞLU  13 2 13,00 10 2 10,00 12 3 12,00 6 4 6,00 5 0 5,00 46 11 46,00 422,000 11 17 17 17 127
% 19

18 0 HAYRUNNİSA ÇETİN 4B 12 2 12,00 9 5 9,00 11 4 11,00 8 2 8,00 6 4 6,00 4 1 4,00 50 18 50,00 421,000 1 18 18 18 132
% 20

19 854 ZEYNEP ÖZTÜRK 4D 10 3 10,00 10 3 10,00 13 0 13,00 7 2 7,00 4 3 4,00 4 1 4,00 48 12 48,00 420,000 1 19 19 19 133
% 20

20 123 SÜMEYYE ŞİRİN 4A 12 3 12,00 8 5 8,00 10 5 10,00 8 2 8,00 9 1 9,00 4 1 4,00 51 17 51,00 417,000 3 20 20 20 142
% 21

21 200 TUBA KOŞAK 4A 9 6 9,00 11 4 11,00 12 3 12,00 7 3 7,00 5 5 5,00 4 1 4,00 48 22 48,00 417,000 3 20 20 20 142
% 21

22 0 ŞÜHEDA KÜRKÇÜ  10 5 10,00 9 6 9,00 12 3 12,00 8 2 8,00 6 4 6,00 4 1 4,00 49 21 49,00 416,000 12 22 22 22 148
% 22

23 0 AHSEN BAYRAK  9 6 9,00 8 7 8,00 13 2 13,00 9 1 9,00 8 2 8,00 3 2 3,00 50 20 50,00 415,000 13 23 23 23 152
% 23

24 0 ELİF ECRİN KIRKLAR 4 12 3 12,00 10 5 10,00 9 6 9,00 8 2 8,00 6 4 6,00 2 3 2,00 47 23 47,00 412,000 2 24 24 24 163
% 25

25 292 ELİF ARSLAN 4G 9 6 9,00 11 4 11,00 12 3 12,00 6 4 6,00 5 5 5,00 2 3 2,00 45 25 45,00 411,000 1 25 25 25 169
% 25

26 0 MELİSA ÇİFTEL  10 5 10,00 11 2 11,00 10 5 10,00 6 4 6,00 4 6 4,00 4 1 4,00 45 23 45,00 408,000 14 26 26 26 185
% 28

27 0 ESMA ASAL  9 6 9,00 8 3 8,00 13 2 13,00 8 2 8,00 3 6 3,00 4 1 4,00 45 20 45,00 405,000 15 27 27 27 198
% 30

28 0 FİRDEVS GÜRBÜZ  10 4 10,00 8 4 8,00 11 3 11,00 9 1 9,00 5 5 5,00 1 4 1,00 44 21 44,00 400,000 16 28 28 28 219
% 33

29 0 İREM TUTÇİ  9 6 9,00 8 7 8,00 11 4 11,00 6 4 6,00 6 4 6,00 4 1 4,00 44 26 44,00 397,000 17 29 29 29 235
% 35

30 94 RUZENİN KOÇ 4E 9 6 9,00 8 7 8,00 10 5 10,00 6 4 6,00 7 3 7,00 4 1 4,00 44 26 44,00 394,000 2 30 30 30 250
% 38

31 898 HATİCE ŞİKAK 4D 10 5 10,00 8 7 8,00 9 6 9,00 5 5 5,00 7 3 7,00 4 1 4,00 43 27 43,00 392,000 2 31 31 31 262
% 39

32 882 ERVA KIZGINYÜREK 4C 11 3 11,00 5 9 5,00 9 6 9,00 8 2 8,00 7 3 7,00 4 1 4,00 44 24 44,00 388,000 2 32 32 32 272
% 41

33 892 SAADET ŞEKER 4A 12 3 12,00 5 7 5,00 9 5 9,00 7 2 7,00 8 2 8,00 1 4 1,00 42 23 42,00 387,000 5 33 33 33 279
% 42
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Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERİngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 9,48 7 7 6,33 9 6 8,90 6 4 5,95 6 4 5,44 3 2 2,36 40 28 38,46 376,050

Okul Ortalaması 8 6 8,49 6 8 6,22 8 7 7,99 6 4 5,60 5 5 4,74 2 2 2,23 35 31 35,27 363,640

KATILIMLAR

34 0 ÜMMÜGÜLSÜM ŞEKER 4E 10 5 10,00 8 5 8,00 8 7 8,00 7 3 7,00 6 4 6,00 3 2 3,00 42 26 42,00 387,000 3 33 33 33 279
% 42

35 0 SENEM AÇIK  9 6 9,00 7 8 7,00 9 6 9,00 9 1 9,00 7 3 7,00 2 3 2,00 43 27 43,00 386,000 18 35 35 35 287
% 43

36 187 NİSANUR BAYTEMU* 4C 10 5 10,00 7 8 7,00 9 6 9,00 8 2 8,00 4 5 4,00 2 2 2,00 40 28 40,00 383,000 3 36 36 36 300
% 45

37 617 ŞÜKRAN SÜTSATAN 4C 8 6 8,00 9 6 9,00 8 7 8,00 7 3 7,00 7 3 7,00 2 2 2,00 41 27 41,00 382,000 4 37 37 37 304
% 46

38 0 BÜŞRA DENİZEDALAN  10 5 10,00 6 9 6,00 11 4 11,00 6 4 6,00 3 7 3,00 2 3 2,00 38 32 38,00 382,000 19 37 37 37 304
% 46

39 0 AYŞENUR KURT  7 7 7,00 9 5 9,00 11 3 11,00 8 1 8,00 2 6 2,00 1 1 1,00 38 23 38,00 382,000 19 37 37 37 304
% 46

40 66 ECRİN KIZILKAYA 4F 8 7 8,00 6 9 6,00 12 3 12,00 7 3 7,00 3 7 3,00 1 4 1,00 37 33 37,00 377,000 1 40 40 40 326
% 49

41 0 HATİCE ÇELİK  6 8 6,00 8 6 8,00 12 3 12,00 6 3 6,00 2 8 2,00 1 3 1,00 35 31 35,00 373,000 21 41 41 41 354
% 53

42 215 NUPAY BATURALP 4L 7 8 7,00 7 6 7,00 9 6 9,00 8 2 8,00 6 4 6,00 2 3 2,00 39 29 39,00 372,000 1 42 42 42 360
% 54

43 882 FATMA ZEHRA YAMANDAĞ4A 11 4 11,00 5 7 5,00 9 6 9,00 2 8 2,00 6 4 6,00 2 3 2,00 35 32 35,00 370,000 6 43 43 43 370
% 56

44 540 ZEYNEP SARI 4C 8 7 8,00 7 8 7,00 9 6 9,00 5 5 5,00 7 3 7,00 0 5 0,00 36 34 36,00 369,000 5 44 44 44 378
% 57

45 122 AYŞENUR AZOT 4G 10 5 10,00 4 7 4,00 9 6 9,00 6 4 6,00 6 2 6,00 2 3 2,00 37 27 37,00 368,000 2 45 45 45 381
% 57

46 0 ELİF NUR KARACA  10 5 10,00 4 11 4,00 10 5 10,00 6 4 6,00 4 6 4,00 0 1 0,00 34 32 34,00 365,000 22 46 46 46 393
% 59

47 239 HAVVA KARAOĞLAN 4 6 9 6,00 7 8 7,00 9 6 9,00 7 3 7,00 2 8 2,00 3 2 3,00 34 36 34,00 359,000 3 47 47 47 419
% 63

48 0 MERYEM AKSA AKAY  9 5 9,00 4 8 4,00 8 6 8,00 5 5 5,00 6 4 6,00 3 1 3,00 35 29 35,00 358,000 23 48 48 48 422
% 63

49 401 TUANA KIZILYEL 4D 9 5 9,00 5 9 5,00 7 7 7,00 7 2 7,00 4 6 4,00 3 2 3,00 35 31 35,00 358,000 3 48 48 48 422
% 63

50 0 ŞEYMA YEŞİLDAĞ  9 6 9,00 5 8 5,00 9 6 9,00 4 6 4,00 4 4 4,00 1 4 1,00 32 34 32,00 358,000 23 48 48 48 422
% 63

51 0 MELİKE ÇİFTEL  9 4 9,00 10 2 10,00 4 9 4,00 4 3 4,00 3 5 3,00 2 1 2,00 32 24 32,00 358,000 23 48 48 48 422
% 63

52 294 GÜLİSTAN BAŞARANOĞLU4C 5 10 5,00 7 8 7,00 9 6 9,00 4 6 4,00 6 4 6,00 2 3 2,00 33 37 33,00 354,000 6 52 52 52 442
% 66

53 902 ZELAL PERTAV  9 5 9,00 6 6 6,00 7 6 7,00 4 3 4,00 4 4 4,00 1 3 1,00 31 27 31,00 353,000 26 53 53 53 451
% 68

54 0 BEYZA ŞENATEŞ  8 6 8,00 3 9 3,00 8 7 8,00 8 2 8,00 6 4 6,00 2 3 2,00 35 31 35,00 352,000 27 54 54 54 455
% 68

55 878 FATMANUR KAYA 4E 9 3 9,00 5 7 5,00 7 4 7,00 5 4 5,00 4 3 4,00 2 2 2,00 32 23 32,00 352,000 4 54 54 54 455
% 68

56 0 ECRİN EKİNCİ  10 4 10,00 4 9 4,00 7 8 7,00 6 4 6,00 4 5 4,00 1 4 1,00 32 34 32,00 352,000 27 54 54 54 455
% 68

57 0 NİHAL ÖZGÜL  10 4 10,00 3 11 3,00 6 9 6,00 9 1 9,00 4 6 4,00 1 4 1,00 33 35 33,00 348,000 29 57 57 57 471
% 71

58 0 MERVENAZ KAMBALI  7 8 7,00 5 10 5,00 9 6 9,00 3 7 3,00 5 5 5,00 1 4 1,00 30 40 30,00 348,000 29 57 57 57 471
% 71

59 0 MERVE YAKIŞAN  7 6 7,00 5 8 5,00 8 6 8,00 6 3 6,00 3 3 3,00 2 2 2,00 31 28 31,00 347,000 31 59 59 59 476
% 72

60 0 MERVE BAĞKIRAN  8 6 8,00 2 12 2,00 9 6 9,00 5 5 5,00 6 4 6,00 2 3 2,00 32 36 32,00 346,000 32 60 60 60 480
% 72

61 0 MİRA YAKIŞAN  10 5 10,00 5 10 5,00 6 8 6,00 4 6 4,00 3 7 3,00 1 4 1,00 29 40 29,00 346,000 32 60 60 60 480
% 72

62 901 ELİF AKIN 4D 8 7 8,00 5 10 5,00 6 9 6,00 5 5 5,00 4 6 4,00 3 2 3,00 31 39 31,00 344,000 4 62 62 62 487
% 73

63 86 ESMANUR BÜYÜKKILIÇ 5 10 5,00 7 8 7,00 7 8 7,00 4 6 4,00 5 5 5,00 1 4 1,00 29 41 29,00 340,000 34 63 63 63 503
% 76

64 0 PİROZAN GÜRBÜZ 4B 6 9 6,00 5 10 5,00 6 9 6,00 7 3 7,00 5 5 5,00 1 3 1,00 30 39 30,00 336,000 2 64 64 64 517
% 78

65 514 ŞEYMA KARAKURT 4D 8 7 8,00 3 12 3,00 7 8 7,00 3 7 3,00 3 7 3,00 4 1 4,00 28 42 28,00 335,000 5 65 65 65 523
% 79

66 0 ELİFNURÖZGÜL  5 10 5,00 4 11 4,00 8 7 8,00 6 4 6,00 4 6 4,00 2 3 2,00 29 41 29,00 334,000 35 66 66 66 528
% 79
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TEST

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERİngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 9,48 7 7 6,33 9 6 8,90 6 4 5,95 6 4 5,44 3 2 2,36 40 28 38,46 376,050

Okul Ortalaması 8 6 8,49 6 8 6,22 8 7 7,99 6 4 5,60 5 5 4,74 2 2 2,23 35 31 35,27 363,640

KATILIMLAR

67 0 KÜBRA UTUŞ 4A 7 8 7,00 5 9 5,00 6 8 6,00 1 8 1,00 5 4 5,00 3 2 3,00 27 39 27,00 333,000 7 67 67 67 529
% 80

68 1449 RAVZA AKTAR 4İ 7 7 7,00 4 10 4,00 7 8 7,00 4 6 4,00 5 5 5,00 0 5 0,00 27 41 27,00 333,000 1 67 67 67 529
% 80

69 0 MARİYE EL UVEYŞİ  8 7 8,00 4 11 4,00 5 10 5,00 5 5 5,00 5 5 5,00 1 4 1,00 28 42 28,00 332,000 36 69 69 69 531
% 80

70 14 ASİYE GÖKMEN 4A 6 9 6,00 5 7 5,00 6 9 6,00 5 5 5,00 2 8 2,00 2 3 2,00 26 41 26,00 328,000 8 70 70 70 546
% 82

71 0 RANA BAĞKIRAN  7 8 7,00 3 11 3,00 5 10 5,00 7 3 7,00 4 5 4,00 2 3 2,00 28 40 28,00 326,000 37 71 71 71 550
% 83

72 0 NADA AL HASAN 4A 7 8 7,00 2 13 2,00 7 8 7,00 1 9 1,00 5 5 5,00 4 1 4,00 26 44 26,00 325,000 9 72 72 72 555
% 83

73 914 FİRDEVS BUĞDAYCI 4D 7 6 7,00 4 6 4,00 5 9 5,00 6 2 6,00 2 7 2,00 1 4 1,00 25 34 25,00 323,000 6 73 73 73 564
% 85

74 115 DİCLE BARDAKÇI 4A 6 9 6,00 5 10 5,00 4 11 4,00 5 5 5,00 4 6 4,00 2 3 2,00 26 44 26,00 322,000 10 74 74 74 565
% 85

75 483 MERYEM NİSA GÜZEY 4D 10 5 10,00 2 13 2,00 3 12 3,00 4 6 4,00 4 6 4,00 3 2 3,00 26 44 26,00 322,000 7 74 74 74 565
% 85

76 360 AYŞE ORTAKAYA 4H 7 3 7,00 4 5 4,00 4 7 4,00 6 2 6,00 3 3 3,00 1 2 1,00 25 22 25,00 320,000 1 76 76 76 571
% 86

77 241 HATİCE ALAN  6 9 6,00 4 11 4,00 6 9 6,00 3 7 3,00 3 7 3,00 1 4 1,00 23 47 23,00 319,000 38 77 77 77 573
% 86

78 0 ÜMRAN GEZEROĞLU 4A 6 9 6,00 5 10 5,00 5 10 5,00 3 7 3,00 3 7 3,00 0 5 0,00 22 48 22,00 317,000 11 78 78 78 577
% 87

79 43 HİVDA TAŞ 4A 6 9 6,00 2 12 2,00 5 10 5,00 7 3 7,00 2 8 2,00 4 1 4,00 26 43 26,00 316,000 12 79 79 79 580
% 87

80 452 FATMAÇAĞIM 4C 4 11 4,00 3 12 3,00 5 10 5,00 6 4 6,00 5 5 5,00 3 2 3,00 26 44 26,00 313,000 7 80 80 80 587
% 88

81 666 CANSU MARHAN  6 9 6,00 4 10 4,00 4 10 4,00 5 2 5,00 2 5 2,00 2 0 2,00 23 36 23,00 313,000 39 80 80 80 587
% 88

82 713 ELİF BAŞARANOĞLU 4H 8 7 8,00 5 10 5,00 1 14 1,00 3 7 3,00 5 5 5,00 0 5 0,00 22 48 22,00 311,000 2 82 82 82 593
% 89

83 95 *AYRUNNİSA  DİKEÇ 4A 7 8 7,00 4 11 4,00 2 13 2,00 2 8 2,00 6 4 6,00 2 3 2,00 23 47 23,00 310,000 13 83 83 83 596
% 90

84 0 ZEYNEP KIZILKAN 4E 7 8 7,00 2 13 2,00 4 11 4,00 5 5 5,00 2 8 2,00 2 3 2,00 22 48 22,00 308,000 5 84 84 84 604
% 91

85 0 GÜLSÜM KARAO*LAN  5 9 5,00 2 12 2,00 5 10 5,00 3 7 3,00 4 6 4,00 4 1 4,00 23 45 23,00 307,000 40 85 85 85 605
% 91

86 0 HİRA SULTAN KUTLU  7 6 7,00 4 11 4,00 1 14 1,00 3 7 3,00 4 6 4,00 3 2 3,00 22 46 22,00 305,000 41 86 86 86 608
% 91

87 108 HAVİN TAŞ 4A 6 9 6,00 3 10 3,00 4 10 4,00 2 8 2,00 2 8 2,00 2 3 2,00 19 48 19,00 302,000 14 87 87 87 619
% 93

88 0 ASRIN  KIZILATEŞ  1 10 1,00 6 4 6,00 4 11 4,00 3 7 3,00 6 4 6,00 1 4 1,00 21 40 21,00 300,000 42 88 88 88 620
% 93

89 62 PINA*İBRAHİMOĞLU  6 7 6,00 3 12 3,00 3 11 3,00 4 4 4,00 0 8 0,00 3 2 3,00 19 44 19,00 299,000 43 89 89 89 621
% 93

90 0 ECRİN KARAVAR 4A 6 9 6,00 1 14 1,00 5 10 5,00 4 6 4,00 1 9 1,00 2 3 2,00 19 51 19,00 299,000 15 89 89 89 621
% 93

91 0 BÜŞRA GEZEROĞLU  7 8 7,00 3 12 3,00 2 13 2,00 3 7 3,00 3 7 3,00 1 4 1,00 19 51 19,00 299,000 43 89 89 89 621
% 93

92 62 FERYAL ALPAS AN 4D 7 8 7,00 3 11 3,00 2 13 2,00 4 6 4,00 2 7 2,00 1 4 1,00 19 49 19,00 299,000 8 89 89 89 621
% 93

93 0 ÜMÜZERKCAŞKA  5 9 5,00 3 10 3,00 3 10 3,00 4 6 4,00 4 6 4,00 0 4 0,00 19 45 19,00 296,000 45 93 93 93 628
% 94

94 29 SEMANUR KURT  4 10 4,00 1 14 1,00 5 10 5,00 3 7 3,00 4 6 4,00 3 2 3,00 20 49 20,00 295,000 46 94 94 94 631
% 95

95 0 * *      K RU  4 11 4,00 3 12 3,00 3 12 3,00 5 5 5,00 3 7 3,00 2 3 2,00 20 50 20,00 295,000 46 94 94 94 631
% 95

96 47 HACER ÇİFTÇİ 4İ 5 10 5,00 3 12 3,00 3 12 3,00 3 7 3,00 3 7 3,00 1 3 1,00 18 51 18,00 294,000 2 96 96 96 636
% 96

97 0 İLAYDA DE İRTAŞ 4J 5 9 5,00 2 12 2,00 4 9 4,00 4 6 4,00 1 2 1,00 16 38 16,00 290,000 1 97 97 97 639
% 96

98 0 *K*   YE* ÇE 4 4 11 4,00 2 13 2,00 5 10 5,00 1 8 1,00 2 3 2,00 1 4 1,00 15 49 15,00 288,000 4 98 98 98 641
% 96

99 20 BİRGÜL TAŞ 4E 2 13 2,00 4 11 4,00 3 12 3,00 1 9 1,00 5 5 5,00 0 5 0,00 15 55 15,00 282,000 6 99 99 99 648
% 97
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
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Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLERİngilizce Din K.ve A.B. Toplam LGS Dereceler
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KATILIMLAR

100 0 ****L L  2 6 2,00 2 6 2,00 235,000 48 100 100 100 664
% 100
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